Maria Luigia Muolo

Da: Francesco Mocellin <francesco.mocellin@ge.icmate.cnr.it>
Inviato: martedi 15 giugno 2021 09:12

A: Maria Luigia Muolo

Oggetto: Fwd: Richiesta di sopralluogo

Firmato da: francesco.mocellin@ge.icmate.cnr.it

Francesco Mocel

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Info <info@piccionifichet.it>

Oggetto: R: Richiesta di sopralluogo

Data: 10 giugno 2021 09:40:27 CEST

A: Francesco Mocellin <francesco.mocellin@ge.icmate.cnr.it>

Cc: Maria Luigia Muolo <marialuigia.muolo@ge.icmate.cnr.it>, Elena Parodi
<elena.parodi@ge.icmate.cnr.it>, Marcella Costigliolo
<marcella.costigliolo@ge.icmate.cnr.it>, Roberto Marcialis <resp@area.ge.cnr.it>

Buongiorno,

come da intese intercorse telefonicamente e il ns. sopralluogo effettuato dal ns. tecnico in data 9
c.m., Vi comunichiamo il costo :

- FORNITURA E POSA IN OPERA COMBINATORE COMPLETO DI QUADRANTE

PREZZO COMPLESSIVO COMPRESI 2 INTERVENTI EURO 600.00 + IVA

PREZZO SOLO INTERVENTO DEL 9/6/2021 PER APERTURA EURO 150.00 + IVA

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordialmente

Cinzia Berti

P Ficcion:]

Piccioni S.r.l.

Viale B.Bisagno 41r



16129 Genova
Tel: 010.581297 Fax: 010.592597
Sito: www.piccionifichet.it

Mail: info@piccionifichet.it

Da: Francesco Mocellin [mailto:francesco.mocellin@ge.icmate.cnr.it]

Inviato: venerdi 4 giugno 2021 16:01

A: Info <info@piccionifichet.it>

Cc: Maria Luigia Muolo <marialuigia.muolo@ge.icmate.cnr.it>; Elena Parodi
<elena.parodi@ge.icmate.cnr.it>; Marcella Costigliolo <marcella.costigliolo@ge.icmate.cnr.it>;
Roberto Marcialis <resp@area.ge.cnr.it>

Oggetto: Richiesta di sopralluogo

Buongiorno, con la presente si richiede il sopralluogo del vostro tecnico Simonini Fabio in
data 9 Giugno dalle ore 10:00 alle 12:30 per visionare nostra cassaforte e valutare intervento
di manutenzione/riparazione.

L’Istituto ICMATE ¢ sito in Via De Marini 16, si prega di contattare il sottoscritto per poter
effettuare I’accesso telefonando al numero:

Cordiali saluti.

Francesco Mocel
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