Re: Richiesta preventivo mascherine FFP2 - SMIFFP2-7

mailbox:///C:/Users/Giovanna/AppData/Roaming/Thunderbird...

Oggetto: Re: Richiesta preventivo mascherine FFP2 - SMIFFP2-7
Mittente: Polonord - Federica Malossi <f.malossi@polonord.it>

Data: 25/01/2022, 17:22
A: giovanna.guidicelli@cnr.it

I prezzi sono diversi perchée sul sito il pagamento € anticipato, sul MEPA no. Non posso farle lo stesso

prezzo, mi dispiace. Per gli acquisti tramite MEPA i prezzi sono quelli inviati in precedenza.

Cordiali saluti / Best regards,

9

Sales Manager

Federica Malossi

f.malossi@polonord.it

© (+39) 345 0819786
(8) federica.malossi
FM2910198399
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Il giorno mar 25 gen 2022 alle ore 17:10 Giovanna Guidicelli <giovanna.guidicelli@cnr.it> ha

scritto:

Ma pero mi pare che sul vostro sito costino meno? due scatole da 25 x un totale di 50
mascherine vengono 27,50€ quindi 0,55€ iva inclusa.

Per avere lo stesso prezzo su Mepa dobbiamo acquistarne almeno 1.000?

Grazie
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Saluti
Giovanna Guidicelli

I 25/01/2022 16:51, Polonord - Federica Malossi ha scritto:

Si sono le stesse.

Cordiali saluti / Best regards,

9 Federica Malossi

Sales Manager

P f.malossi@polonord.it

@ (+39) 051 700355 int. 32
© (+39) 345 0819786

(8) federica.malossi
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Azienda associata Confindustria Dispositivi Medici

Il giorno mar 25 gen 2022 alle ore 16:39 Giovanna Guidicelli <giovanna.guidicelli@cnr.it> ha
scritto:

Ma sono quelle che soono sul vsotro sito con il codice SMIFFP2-77?
Saluti
Giovanna

I125/01/2022 16:12, Polonord - Federica Malossi ha scritto:

Spett.le CNR-ISMN - Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna - p.iva
IT02118311006

Buonasera,
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indico di seguito codici e prezzi delle mascherine FFP2 che trovate sul MEPA:

Mascherine FFP2 NR colore bianco senza valvola
MASCFFP2/200 (prezzo da 200 a 475 pezzi) € 0,79/pc
MASCFFP2/500 (prezzo da 500 a 975 pezzi) € 0,59/pc
MASCFFP2/1000 (prezzo da 1.000 a 1.975 pezzi) € 0,49/pc
SMI18/2000 (prezzo da 2.000 a 4.975 pezzi) € 0,35/pc
SMI18/5000 (prezzo da 5.000 a 9.975 pezzi) € 0,33/pc
SMI18/10000 (prezzo oltre 10.000 pezzi) € 0,30/pc

I prezzi sono IVA esclusa (I'TVA sulle mascherine € al 5% e va modificata manualmente sul
MEPA) e trasporto compreso.
Le mascherine sono in scatole da 25 pezzi e sono imbustate singolarmente.

Cordiali saluti / Best regards,

Federica Malossi

Sales Manager

B f.malossi@polonord.it

@ (+39) 051 700355 int. 32
© (+39) 345 0819786

(8) federica.malossi
FM2910198399
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---------- Forwarded message ---------

Da: Giovanna Guidicelli <g.guidicelli@bo.ismn.cnr.it>
Date: mar 25 gen 2022 alle ore 14:45

Subject: Richiesta preventivo mascherine FFP2 - SMIFFP2-7
To: <SMIDPIO1@polonordadeste.com>

Cc: GIOVANNA GUIDICELLI <giovanna.guidicelli@cnr.it>

Azienda associata Confindustria Dispositivi Medici

Buongiorno,
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siamo interessati all'acquisto di 20 scatole di mascherine FFP2, vs
codice SMIFFP2-7, potreste inviarmi un preventivo, intestato a:

CNR-ISMN - Via Gobetti, 101 - 40129 Bologna - p.iva 1T021183110067

Ho visto che siete presenti su Mepa, ma non riesco a individuare le
mascherine in questione, sono state inserite nel catalogo? se si con
guale codice?

Grazie
Cordiali Saluti

Giovanna Guidicelli

Giovanna Guidicelli
C.N.R.-L.S.M.N

via Gobetti, 101

40129 Bologna - Italy
P.iva IT 02118311006
giovanna.guidicelli@cnr.it
http://www.ismn.cnr.it
Tel. 00-39 (0)51-6398510
Fax. 00-39 (0)51-6398540

This message may contain information that is confidential. Unauthorized
forwarding, copying, printing, distribution, or any other unauthorized use
of the information in this message is prohibited. If you believe you are
not the intended recipient of the message or an agent responsible for
retrieving it for the intended recipient, please notify the sender and
destroy this message.

Questa email & stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com

Giovanna Guidicelli

C.N.R. - I.S.M.N

via Gobetti, 101

40129 Bologna - Italy
P.iva IT 02118311006
giovanna.guidicelli@cnr.it
http://www.ismn.cnr.it
Tel. 00-39 (0)51-6398510
Fax. 00-39 (0)51-6398540

This message may contain information that is confidential. Unauthorized
forwarding, copying, printing, distribution, or any other unauthorized use
of the information in this message is prohibited. If you believe you are
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not the intended recipient of the message or an agent responsible for
retrieving it for the intended recipient, please notify the sender and
destroy this message.

Mail priva di virus. www.avg.com

Giovanna Guidicelli

C.N.R. - I.S.M.N

via Gobetti, 101

40129 Bologna - Italy
P.iva IT 02118311006
giovanna.guidicelli@cnr.it
http://www.ismn.cnr.it
Tel. 00-39 (©)51-6398510
Fax. 00-39 (0)51-6398540

This message may contain information that is confidential. Unauthorized
forwarding, copying, printing, distribution, or any other unauthorized use
of the information in this message is prohibited. If you believe you are
not the intended recipient of the message or an agent responsible for
retrieving it for the intended recipient, please notify the sender and
destroy this message.
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SISTERS S.r.l.
SEDE LEGALE:
Via C. Battisti, 29 #40018+S. Pietro in Casale (BO) * Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
> RI.BO*C.F. e PIVA 02316361209 *N.REA 429992
) UFFICI COMMERCIALI:
40057 * Granarolo dell'Emilia (BO) * Loc. Cadriano  Via XXV Aprile, 46/A
Tel. 051-320210 « E-Mail: info@sistersbo.it

Proposta d'Ordine

1 /1
Nr. ordine: 9420220125152621756
Tipo ordine: ORDINE CONTINUATIVO CNR L.S.M.N.
Data: 25/01/2022 VIA GOBETTI N. 101
Codice cliente: SIS-.-0601000511 40129 (BOLOGNA) - BO

Codice destinatario: ~ AA
Cond. pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG. FM

VIA PIERO GOBETTI N. 101 40129 BOLOGNA BO

4040556 MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY BIANCA IMB. SINGOLARMENTE 0,520 1 0,52

4041395 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 IMB. SINGOLARMENTE 0,350 500 175,00

I nostri agenti e I'ufficio commerciale sono sempre a Sua disposizione per chiarimenti o informazioni.
Pu0 contattarci scrivendo a vendite@sistersbo.it o al numero di tel. 051/320210.

Totale Imponibile: 175,52
Spese Trasporto: Come da accordi
IVA Vendite ALIQUOTA: IVA 5%

Importo Totale: 184,30




